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Storfjord kommune Arkivsaknr: 2011/2898 -8

Arkiv: 64/3

Saksbehandler:  Bente Høiseth

Dato:                 06.06.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
28/13 Storfjord Plan- og driftsstyre 21.06.2013

Søknad fradeling av boligtomt fra matrikkelenhet 1939/64/3

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven.

Vedlegg
1 Søknad om fradeling fra matrikkelenhet 1939-64-3 + kart
2 Avkjøringstillatelse matrikkelenhet 1939-64-3
3 Uttalelse fra nabo vedrørende fradeling av matrikkelenhet 1939/64/3

Rådmannens innstilling

I medhold av Plan- og bygningslovens § 19-2, innvilges dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel på følgende vilkår: 

1. Det fradeles et areal på ca. 2000 m2 fra matrikkelenhet 1939/64/3.
2. Arealet skal benyttes til boligformål.
3. Arealet skal fradeles i øvre del av 100-metersbeltet.
4. Faktura for oppmåling og tinglysing etter kommunalt gebyrregulativ sendes rekvirent 

Randi Johansen Nyheim, 9046 Oteren.
5. Faktura må være betalt i sin helhet før arealet måles opp og tinglyses.
6. Vedtaket er ikke gyldig før omsøkt fradeling er behandlet og godkjent etter jordloven.
7. Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.
8. Tomtekjøper må selv sørge for å få tinglyst veirett til tomten.
9. Dispensasjonen gjelder kun for denne fradelingen.
10. Skjøte mellom kjøper og selger skal tinglyses straks selger mottar melding om at den nye 

matrikkelenheten er tinglyst.

Saksopplysninger

Opplysninger: 
Hjemmelshaver: Randi Johansen Nyheim, 9046 Oteren.



Tomtekjøper: Jørn Kristiansen, Mellomveien 21, 9060 Lyngseidet
Beliggenhet: Storeng i Storfjord kommune.

Søknadens innhold:
Det søkes fradelt et areal på ca. 2000 m2. Omsøkt areal skal benyttes til tomt for bolighus. 
Det omsøkte arealet ligger i kommuneplanens arealdel innenfor LNF-området. I disse områdene 
er det ikke tillatt med bygge- og anleggsvirksomhet utover det som har direkte tilknytning til 
stedbunden næring. Det omsøkte arealet ligger innenfor 100-metersbeltet der det er forbud mot 
bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen. Det må dermed dispenseres fra 
bestemmelsene i arealdelen i kommuneplanen 2007-2019.

Planbestemmelser:
I arealplanen 2007-2019 er det presisert at praktisering av byggeforbudet vil være svært strengt. 
Det omsøkte arealet ligger i øvre del av 100-metersbeltet og vil ikke i stor grad komme nær 
strandsonen. Området der det er søkt fradeling, grenser til et område som er avsatt til 
fritidsbebyggelse. Dette området går helt ned til strandsonen.

Avkjøring:
Avkjørsel fra riksvei 868. Det er kommet uttalelse fra Statens vegvesen der tillatelse gis på 
følgende vilkår: Avkjørselen trenger en oppgradering, slik at den samsvarer med dagens krav. 
Det er også knyttet spesielle vilkår til tillatelsen: 
1. Avkjørselen skal kun nyttes som atkomst til eksisterende og omsøkte formål. 
2. Avkjørselen skal være utformet i samsvar med vedlagte figur (henvist figur ligger ikke med 
kopi av dette brevet til Storfjord kommune, men sendt til søker).

Adkomst og utvidet bruk av eksisterende avkjørsel blir sikret ved påtegning på skjøtet om 
veirett over eiendom 1939/64/3. 

Risiko- og sårbarhetsvurdering:
Omsøkte fradeling ligger i et område uten kjent problematikk med overflatevann eller spesielle
vær- og nedbørpåkjenninger. Et parti i Nordnesfjellet i Kåfjord kommune er spesielt overvåket i
forhold til dette med ustabile fjellmasser. Beredskapsstatus ligger på grønt område. Storfjord 
kommune vil bli påvirket dersom store fjellmassiver faller ut i Lyngenfjorden. Kommunen er i 
gang med utarbeidelse av beredskapsplan i forhold til dette. 

Med grunnlag i NGI skredfarekart vurderes området som utenfor snø- og steinskredfare.

Det er ikke utført kartlegging av radonforekomst i Storfjord kommune. Teknisk forskrift (TEK
10) stiller krav til radonsikring og dette må utføres i byggeprosessen.

Det er ikke risikofylt industri i området, herunder kjemikalier/eksplosiver. 

Det er ikke høyspentledninger i parsellens nærhet.

Naturmangfold:
Det er ikke kjente rødlistearter eller viktige viltområder i området der omsøkte fradeling ligger.

Jordlovsbehandling:
Saken er ikke jordlovsbehandlet, men sendes Balsfjord kommune for behandling. Vedtaket vil 
ikke være gyldig før en eventuell godkjenning etter jordloven foreligger.



Høring: 
Saken har vært ute på høring og det er ikke kommet innsigelser fra sektormyndigheter.

Nabovarsel:
Naboer har mottatt varsel rekommandert. Det er kommet inn èn uttalelse fra nabo 1939/64/7. Se 
vedlagt uttalelse datert 26.04.2013. Denne naboen har ikke signert nabovarsel. Uttalelse går i 
hovedsak ut på at hjemmelshaver av matrikkelenhet 1939/64/7 har en heftelse på matrikkelenhet 
1939/64/3. Dette gjelder en kjørevei/kjerrevei som går mellom fjøs og omsøkte fradeling. Se 
vedlagt kart.  
Øvrige naboer har signert nabovarsel.

Vurdering

På naboeiendommen er det i kommuneplanens arealdel regulert et område til fritidsbebyggelse. 
Dette området ligger helt ned mot strandsonen. Omsøkt fradeling ligger i øvre del av 100-
metersbeltet og hindrer dermed ikke alminnelig ferdsel i strandsonen. Det er en skråning i 
terrenget mot sjøen like nedenfor omsøkt fradeling. Storfjord kommune har lite tomter til 
boligformål og vi ønsker at flere skal bosette seg i kommunen. Med bakgrunn i dette og 
plasseringen av tomten, ser vi ingen grunn til å avslå dispensasjonssøknaden. 

Når det gjelder uttalelse fra nabo vil selve fradelingen ikke komme i konflikt med 
kjerrevei/kjørevei. Dette vil derimot være aktuelt i forbindelse med avkjøring fra riksvei 868 og 
inn til omsøkte areal, hvor man da må krysse denne kjerreveien. Etter nøye vurdering kan vi 
ikke se at dette er relevant i saken og ønsker derfor ikke å avslå søknaden på bakgrunn av denne 
uttalelsen. Nabo har bedt om å bli innkalt til oppmålingsforretning dersom/når matrikkelenheten 
skal fradeles, noe som er prosedyre etter matrikkelloven.

Vi kan ikke se at søknaden fører til ulempe i forhold til kommuneplanens arealdel. Det anses 
ikke at søknaden fører til miljømessige ulemper eller er til hinder for friluftslivet i området. 

Storfjord kommune mener dispensasjon kan gis i forhold til Plan- og bygningslovens § 19-2, da 
vi ikke ser at hensynet til bestemmelsene vi dispenserer fra blir vesentlig tilsidesatt. Samtidig 
anser vi at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 

























Storfjord kommune Arkivsaknr: 2012/2847 -8

Arkiv: 45/15

Saksbehandler:  Bente Høiseth

Dato:                 10.06.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
29/13 Storfjord Plan- og driftsstyre 21.06.2013

Søknad om fradeling av fritidstomt fra matrikkelenhet 1939/45/15 og 45/56

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven.

Vedlegg
1 Søknad fradeling matrikkelenhet 1939-45-15 del 1
2 Søknad fradeling av matrikkelenhet 1939-45-15 del 2

Rådmannens innstilling

Med grunnlag i plan- og bygningsloven paragraf 19-2, innvilges dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel på følgende vilkår:

1. Det fradeles et areal på tilsammen ca. 700m2 fra matrikkelenhet 1939/45/15 og 45/56.
2. Arealet skal benyttes til fritidseiendom.
3. Faktura for oppmåling og tinglysing etter kommunalt regulativ, sendes rekvirent Solveig 

Kuivalainen, 9143 Skibotn.
4. Faktura må være betalt i sin helhet før arealet måles opp og tinglyses.
5. Vedtaket er ikke gyldig før omsøkt fradeling er behandlet og godkjent etter jordloven.
6. Vedtaket er ikke gyldig før bekreftelse fra hjemmelshaver av matrikkelenhet 1939/45/56 

om fradeling, foreligger Storfjord kommune.
7. Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.
8. Tomtekjøper må selv sørge for å få tinglyst veirett til matrikkelenheten.
9. Dispensasjonen gjelder kun for denne fradelingen.
10. Skjøte mellom kjøper og selger skal tinglyses straks selger mottar melding om at den nye 

matrikkelenheten er tinglyst.

Saksopplysninger

Opplysninger: 
Hjemmelshaver: Solveig Kuivalainen, 9143 Skibotn.



Tomtekjøper: Bjørnar Kuivalainen, Langsundveien 23, 9010 Tromsø.
Beliggenhet: Skibotn i Storfjord kommune.

Søknadens innhold:
Solveig Kuivalainen søker fradeling fra matrikkelenhet 1939/45/15 på Skibotn. Det omsøkte 
arealet ligger i kommuneplanens arealdel innenfor LNF-område. Den 19. juli 2012 ble det søkt 
om fradeling av denne matrikkelenheten med ca. 2000 m2. Den 7. september 2012 mottok 
Storfjord kommune en endring av søknaden, der det omsøkte arealet ble redusert til ca. 600-700 
m2. Det søkes derfor om fradeling fra matrikkelenhet 1939/45/15 med et areal på ca. 700 m2. 
Området som søkes fradelt fra er i hovedsak fra matrikkelenhet 1939/45/15, men vil komme inn 
på matrikkelenhet 1939/45/56 med ca. 30 m2. Dette kommer ikke frem i søknaden. Solveig 
Kuivalainen er hjemmelshaver på matrikkelenhetene 1939/45/15 og 1939/45/56.
Hjemmelshaver er bedt om sende en skriftlig bekreftelse på fradeling fra matrikkelenhet 
1939/45/56. Men på grunn av ferie, kan ikke bekreftelsen sendes Storfjord kommune før etter at 
hjemmelshaver er tilbake fra ferie. 

Det søkes fradeling av et areal på til sammen ca. 700m2. Omsøkt areal skal benyttes til egen 
tomt for eksisterende bygg. Bygningen er registrert som annen landbruksbygning (tidligere 
fjøs/høyla). Bygningen benyttes i dag som lager, hobbyrom og garasje. Bygningen er tenkt 
omgjort til fritidsbolig. Oppdyrket mark på matrikkelenhet 1939/45/15 vil etter opplysninger fra 
ansvarlig søker ikke bli berørt. Oppdyrket areal er ivaretatt og den nye eiendommen vil ikke 
berøre areal som er avsatt til høyproduksjon.

Planbestemmelser:
Det omsøkte arealet ligger i kommuneplanens arealdel innenfor LNF-område. Det søkes derfor 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 

Risiko- og sårbarhetsvurdering:
Omsøkte fradeling ligger i et område uten kjent problematikk med overflatevann eller spesielle
vær- og nedbørpåkjenninger. Et parti i Nordnesfjellet i Kåfjord kommune er spesielt overvåket i
forhold til dette med ustabile fjellmasser. Beredskapsstatus ligger på grønt område. Storfjord 
kommune vil bli påvirket dersom store fjellmassiver faller ut i Lyngenfjorden. Kommunen er i 
gang med utarbeidelse av beredskapsplan i forhold til dette. 

Med grunnlag i NGI skredfarekart vurderes området som utenfor snø- og steinskredfare.

Det er ikke utført kartlegging av radonforekomst i Storfjord kommune. Teknisk forskrift (TEK
10) stiller krav til radonsikring. Ved en eventuell byggesøknad må det sees på hvordan 
radonsikring kan gjennomføres.

Det er ikke risikofylt industri i området, herunder kjemikalier/eksplosiver. 

Det er ikke høyspentledninger i parsellens nærhet.

Naturmangfold:
Det er ikke kjente rødlistearter eller viktige viltområder i området der omsøkte fradeling ligger.

Jordlovsbehandling:
Saken er ikke jordlovsbehandlet, men sendes Balsfjord kommune for behandling. Vedtaket vil 
ikke være gyldig før en eventuell godkjenning etter jordloven foreligger.



Nabovarsel:
Tilgrensede naboer har mottatt og signert nabovarsel.

Høring:
Saken har vært ute på høring til berørte sektormyndigheter. Etter høringsfristens utløp har vi 
ikke mottatt noen innsigelser. Det avventes svar fra Könkämä samebys sommerbeiteområde. 
Dette fordi det ikke ble sendt høringsvarsel til dem, men til Helligskogen reinbeitedistrikt. 
Dersom det før møtet i plan- og driftsstyret kommer innsigelser i forhold til 
dispensasjonssøknaden, må dette vurderes av plan- og driftsstyret. 

Avkjørsel: 
Avkjørsel fra kommunal vei. Adkomst blir sikret ved påtegning på skjøtet om veirett over 45/15. 

Vurdering

Det er om lag 24 år siden fjøsdriften ble nedlagt. Etter dette har bygningen vært benyttet som 
garasje/lager (høyla) og hobbyrom (fjøs). Ny eiendom med eksisterende bygning skal benyttes 
som fritidseiendom. Oppdyrket areal er ivaretatt og den nye eiendommen vil ikke berøre areal 
som er oppdyrket til høyproduksjon. Dersom saken blir godkjent etter jordloven, ser ikke 
Storfjord kommune det som noe hinder å godkjenne omsøkte fradeling.

Vi kan ikke se at søknaden fører til ulempe i forhold til kommuneplanens arealdel. Det anses 
ikke at søknaden fører til miljømessige ulemper eller er til hinder for friluftslivet i området. 

Storfjord kommune mener dispensasjon kan gis i forhold til Plan- og bygningslovens § 19-2, da 
vi ikke ser at hensynet til bestemmelsene vi dispenserer fra blir vesentlig tilsidesatt. Samtidig 
anser vi at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 



























Storfjord kommune Arkivsaknr: 2011/4083 -9

Arkiv: 1939/54/123

Saksbehandler:  Bente Høiseth

Dato:                 12.06.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
30/13 Storfjord Plan- og driftsstyre 21.06.2013

Søknad om dispensasjon for bygging i 30-metersbeltet langs 
Signaldalsvassdraget - matrikkelenhet 1939/54/123

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven.

Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon for bygging i 30-metersbeltet langs Signaldalsvassdraget -

eiendommen 54/123
2 Kart over 1939/54/123 med arealplanen

Rådmannens innstilling

1. I medhold av plan og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra arealdelen av 
kommuneplanen 2007-2019. Omsøkte plassering av fritidshus på matrikkelenhet 
1939/54/123, godkjennes.

2. Før Storfjord kommune kan behandle en fremtidig byggesøknad må det foreligge 
godkjenning fra hjemmelshaver av matrikkelenhet 1939/54/8 om plassering av fritidshus 
ca. 2 meter fra eiendomsgrense.

3. Dispensasjonen gjelder kun for matrikkelenhet 1939/54/123.

Saksopplysninger

Opplysninger: 
Hjemmelshaver: Morten Rognli og Ellen Rydningen.
Beliggenhet: Signaldalen, Storfjord kommune.

Søknadens innhold: 
Det søkes om dispensasjon for bygging nærmere Signaldalsvassdraget enn 30 meter. Det er i 
kommuneplanens arealdel en forbudssone i forhold til både bygging og fradeling i et belte på 
30-meter på hver side langs dette vassdraget. 



Morten Rognli og Ellen Rydningen har tidligere fått dispensasjon for å fradele matrikkelenhet
1939/54/123 fra matrikkelenhet 1939/54/8. Det ble da kun gitt dispensasjon for oppretting av
matrikkelenhet og ikke for bygging nærmere enn 30 meter fra Signaldalsvassdraget. Formålet
med fradelingssøknaden var oppsett av fritidshus. Morten Rognli og Ellen Rydningen har nå 
søkt om dispensasjon for bygging i 30-metersbeltet langs Signaldalsvassdraget.
Avstanden fra plassering av grunnmur til der elven renner under normale forhold er ca. 40 
meter. Når det er flom vil minste avstand til elva være ca.10 meter fra der grunnmuren er tenkt 
plassert. Det ligger en stor steinør mellom landtorva og elvens løp som kun er under vann ved 
flom. Bygningens grunnmur vil ligge ca. 3 meter høyere enn landtorva. Signaldalsvassdraget er
regulert i forbindelse med kraftutbygging, så vannstanden forandrer seg ikke svært mye.
I følge fradelingsvedtaket for matrikkelenhet 1939/54/123 er det ikke tillatt med oppsett av
gjerde. Den planlagte bygningen skal ha enkel standard og ikke ruve i terrenget.

Planbestemmelser:
I Storfjord kommunes arealplan for Signaldalsvassdraget ligger plasseringen av fritidsboligen 
delvis innenfor en sone hvor det er byggeforbud langs vassdraget. Viser til vedlagt kart som 
viser utstrekningen av 30-metersbeltet. Her kommer det klart frem at bare deler av den ønskede 
plasseringen av bygningen kommer innenfor dette beltet. 

Det søkes derfor om dispensasjon fra gjeldende arealplan.

Høring:
Saken har vært ute på høring til berørte sektormyndigheter. Etter høringsfristens utløp har vi 
ikke mottatt noen innsigelser. Det avventes svar fra Könkämä samebys sommerbeiteområde. 
Dette fordi det ikke ble sendt høringsvarsel til dem, men til Helligskogen reinbeitedistrikt. 
Dersom det før møtet i plan- og driftsstyret kommer innsigelser i forhold til 
dispensasjonssøknaden, må dette vurderes av plan- og driftsstyret. 

Nabovarsel:
Odd Gunnar Rognli som tilhørende nabo har mottatt og signert nabovarsel.

Det er foretatt risiko- og sårbarhetsvurdering i tidligere fradelingssak.

Vurdering:

Avstanden fra omsøkt plassering av fritidshus på matrikkelenhet 1939/54/123 til der elven 
renner under normale forhold er ca. 40 meter. Når det er flom i elva kan vanne gå helt opp til 
elvebredden som er ca.10 meter fra der omsøkt plassering har sin nærmeste grense til elva. Det 
ligger en stor steinør mellom landtorva og elvens løp som kun er under vann ved flom. Omsøkt 
plassering ligger om lag 2-3 meter høyere enn landtorva. Signaldalsvassdraget er regulert i 
forbindelse med kraftutbygging, så vannstanden forandrer seg ikke svært mye. 

Det finnes ingen naturlig sti langs elven i dette området. Området består at tett vegetasjon og 
ulendt terreng. Derimot finnes det en skogsvei på andre siden av omsøkt matrikkelenhet, som 
benyttes til allmenn ferdsel. Dersom tomten plasseres lengre inn i terrenget vil nevnte 
skogsbilvei bli utilgjengelig for allmenn ferdsel. Omsøkt plassering brukes i liten grad til 
allmenn ferdsel og friluftsliv. Det er ingen naturlige fiskeplasser i umiddelbar nærhet.

Som nevnt i forhold til planbestemmelser, ligger omsøkt plassering av fritidshuset bare delvis 
innenfor 30-metersbeltet. Etter befaring og en grundig vurdering av saken og terrenget kan vi 
ikke se at å dispensere fra bestemmelsen i arealplanen fører ulempe for verken miljø, 



tilgjengelighet eller alminnelig ferdsel. På bakgrunn av dette mener Storfjord kommune at 
bestemmelsen i kommuneplanens arealdel ikke blir vesentlig tilsidesatt.

Omsøkt plassering av fritidshus er ikke synlig for berørt nabo og denne har underskrevet på at 
vedkommende ikke har innvendinger til plasseringen. I tidligere vedtak om fradeling er det gitt 
forbud mot at inngjerding av matrikkelenheten. På grunn av dette mener Storfjord kommune at 
plasseringen av fritidshuset ikke blir til noe vesentlig hinder av alminnelig ferdsel. Det 
planlegges at bygningen skal ha enkel standard og ikke ruve i terrenget. Det skal heller ikke 
tilknyttes vann og strøm. 

Vi kan ikke se at søknaden fører til ulempe i forhold til kommuneplanens arealdel. Det anses 
ikke at søknaden fører til miljømessige ulemper, eller er til hinder for friluftslivet i området. 

Storfjord kommune mener dispensasjon kan gis i forhold til Plan- og bygningslovens § 19-2, da 
vi ikke ser at hensynet til bestemmelsene vi dispenserer fra blir vesentlig tilsidesatt. Samtidig 
anser vi at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 









Storfjord kommune Arkivsaknr: 2010/5991 -193

Arkiv: 614

Saksbehandler:  Hilde Kibsgaard

Dato:                 11.06.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
31/13 Storfjord Plan- og driftsstyre 21.06.2013

Behandling: Søknad om bruk av deler av sikringsmur ved Hatteng skole til 
klatrevegg.

Henvisning til lovverk:

Lov om skadeerstatning

Vedlegg
1 Utredning av Pål Jensen i NKF: Klatring og erstatningsansvar fra 2001
2 Lyngenfjord klatreklubb: Søknad om bruk av deler av sikringsmur ved Hatteng skole til 

klatrevegg.

Rådmannens innstilling

Søknad fra Lyngenfjord klatreklubb om bruk av deler av sikringsmur ved Hatteng skole til 
klatrevegg avslås.

Saksopplysninger

Storfjord kommune mottok 6. mai 2013 en forespørsel fra Lyngenfjord klatreklubb om bruk av 
deler av sikringsmuren ved Hatteng skole til klatrevegg. Klatreklubben ønsker å bruke et areal 
på 10x 6 meter hvor det ikke fylles opp til muren på framsiden. De forklarer videre at de vil 
montere topptaufeste og bore inn klatretak på veggen. De ser for seg å montere klatretakene som 
er lengst nede slik at mindre barn ikke rekker opp. De ber videre Storfjord kommune utrede 
muligheten for dette med entreprenør, og at dette gjøres før tilfyllingen av muren starter. 

Storfjord kommune har etter at vi mottok søknaden vært i kontakt med Tromsbygg AS som er 
entreprenør for sikringsmuren. De opplyser at det ikke foreligger noen stabilitetsmessige 
grunner til at dette ikke kan la seg gjennomføre. 



Videre har administrasjonen rådført seg med medlemmene av byggekomiteen i Storfjord 
kommune. Samtlige medlemmer har uttrykt at de ikke anbefaler kommunen å påta seg det store 
ansvaret som det å godkjenne søknaden vil medføre.

Vi har sett på en utredning som omhandler klatring og erstatningsansvar. Denne er laget av Pål 
Jensen i Norges klatreforbud i 2001. Utredningen bygger i stor grad på lov om skadeerstatning. I 
denne utredningen viser man i punkt 2.2 og 2.2.1 til dette med objektivt erstatningsansvar. Det 
objektive erstatningsansvaret er ulovfestet og basert på rettspraksis. Dette mener vi medfører at 
det ikke kan utelukkes at Storfjord kommune som eier av sikringsmuren kan bli idømt 
erstatningsansvar dersom det skjer en alvorlig ulykke, og vi har tillatt en slik bruk av
sikringsmuren. 

Vurdering

Storfjord kommune ønsker å stille seg positiv til initiativ fra innbyggere/lag og foreninger, og 
mener at dette hadde vært fint å kunne utvide aktivitetstilbudet i kommunen. Vi ser likevel ikke 
at vi kan anbefale å godkjenne denne søknaden. Begrunnelsen for avslaget på søknaden er 
ansvarsforhold. Storfjord kommune kan ikke som eier av sikringsmuren påta seg ansvar for at 
det anlegges en klatrevegg. 

Sikringsmuren er utendørs og kan ikke enkelt låses av. Dette kan medføre at andre enn de som 
er med i klatreklubben kan bruke denne uten tilsyn. Her tenker man særlig på dette med barn 
under 18 år. Vi ser av søknaden at Lyngenfjord klatreklubb har forsøkt å ta hensyn til dette med 
mindreårige barn, men Storfjord kommune mener likevel at risikoen er for stor. 















































Storfjord kommune Arkivsaknr: 2009/6009 -9

Arkiv: 231

Saksbehandler:  Hilde Kibsgaard

Dato:                 12.06.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
32/13 Storfjord Plan- og driftsstyre 21.06.2013

Revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Storfjord kommune

Henvisning til lovverk:

 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg: LOV -2012-03-16-12- §3
 Forskrift av 1. juli 2004 om begrensning av forurensning

Rådmannens innstilling

Storfjord kommunes forskrift om vann- og avløpsgebyrer tas opp til revisjon. Frist for innspill 
settes til 30 dager fra annonsering.

Saksopplysninger

Under arbeidet med revisjon av tomtepriser i Storfjord kommune, så man behov for å revidere 
kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyr. Vi vil se på eierforhold av stikkledninger og 
ellers se om forskriften fanger opp dagens forhold.

Vurdering

Da det er lenge siden forskriften har vært gjennomgått, ser vi at det kan være tid for en 
gjennomgang ut fra dagens situasjon. 

Arbeid med forskrift følger samme prosedyre som reguleringsarbeid. Det må gjøres et politisk 
vedtak om igangsetting av revisjon av forskriften. Frist for innspill settes til 30 dager. 

Fremdrift i arbeidet:
 Vedtak om oppstart juni 2013.
 Første gangs behandling i Plan- og driftsstyret av evt. revidert utgave 9. september 2013.
 Høring med høringsperiode 6 uker.
 Andre gangs behandling i Plan- og driftsstyret 18. november 2013.
 Behandling i kommunestyret 12. desember 2013.



Storfjord kommune Arkivsaknr: 2010/1353 -33

Arkiv: 51/10

Saksbehandler:  Erling Lund

Dato:                 12.06.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
33/13 Storfjord Plan- og driftsstyre 21.06.2013

Klage på søknad om riving av <Augusthuset> på eiendommen 51/10.

Eiere av eiendommen 51/10.  Jan -Gunnar og Else Marie Guttormsen.

Henvisning til lovverk: Ingen.

Vedlegg
1 Klagen fra Jan-Gunnar og Else M.Guttormsen
2 Søknad om rivetillatelse fra Karl H. Abrahamsen
3 Div. vedlegg i saken fra bokstav A- til og med H.

Rådmannens innstilling

Klagen fra Jan -Gunnar og Else Marie Guttormsen datert 27.05.-13, om søknad fra Karl 
H.Abramsen om riving av<Augusthuset> på eiendommen 51/10 avslås.

Saksopplysninger:

Sakens bakgrunn:
Det ble innvilget rivetillatelse på <Augusthuset< etter søknad fra Ørjan Holm 20.07.10. 
Ø. Holm hevdet at gjennom familie var han eier, og derfor ønsket og flytte huset, gjenoppbygge 
huset for så og kunne benytte det til ”uthus.
Etter at rivetillatelsen ble innvilget klaget Jan Guttormsen i brev datert 02.03.2011,  på vedtaket 
og hevdet at de var eiere av <Augusthuset> og at det var verneverdig.
Om verneuttalelse av <Augusthuset> skriver sametinget  i brev av 04.03.11. 2. avsnitt  
< husene må regnes som automatisk fredete samiske kulturminner og må ikke fjernes eller 
ødelegges jfr.lov om kulturminner.

Tidligere innvilget rivetillatelse ble da omgjort jfr.forvaltningsloven § 35 pkt. c- omgjøring av
vedtak uten klage, rivetillatelsen ble foreløpig stoppet.



I nytt brev fra sametinget av 01.07.2011 endring av registrering/aldersbestemming  av samme 
hus.
Sametinget konkluderer med:   <Augusthuset> som automatisk fredet kulturminne  oppheves,  
da hoveddelen kun er 75 år gammelt.
Huset vil ha status som verneverdig kulturminne og det anbefales at huset blir tatt vare på.

Familien Guttormsen overtok eiendommen 51/10 med bestående bygninger  Mars 2011. 
I forbindelse med salg/kjøp av eiendommen 51/10 opplyser Nord Troms eiendomsmegling i
brev  av 17.11.2010, <hjemmelshaverne eier ikke det gamle huset som skal rives>.

I juni 2011 søkte Karl H. Abrahamsen om og få rive nevnte hus, søknaden ble behandlet 
12.09.2011.
Søknaden ble avslått jfr. plan- og bygningsloven § 21-6.
Begrunnelsen for avslaget på riving  var at det ikke var helt klart dokumentert hvem som var den 
opprinnelige eier til<Augusthuset>

Dokumentasjon på eierforholdet til <Augusthuset> med uthus påstående eiendommen 51/10 er 
innsendt sammen med fornyet søknad om rivetillatelse av <Augusthuset> datert 23.05.13.

Vurdering

Ut fra brev datert 09.11.10 og brev 17.11 10 fra Nord Troms  Eiendomsmegling er kjøper av 
eiendommen 51/10 gjort oppmerksom på staus for <Augusthuset>.
Andre vedlegg fra nr 6 til og med  nr 9 i søknaden om rivetillatelse viser også at Karl H. 
Abrahamsen er eier av nevnte hus m. uthus på eiendommen 51/10
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